

LGS DENEME SINAVI TAKİP FORMU

ADI SOYADI:


	
	TÜRKÇE
	MATEMATİK
	FEN BİLİMLERİ
	İNKILAP TARİHİ
	İNGİLİZCE
	DİN KÜLT
	TOPLAM NET

	
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	
	
	
	

	1. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







LGS DENEME SINAVI TAKİP FORMU

ADI SOYADI:

	
	TÜRKÇE
	MATEMATİK
	FEN BİLİMLERİ
	İNKILAP TARİHİ
	İNGİLİZCE
	DİN KÜLT
	TOPLAM NET

	
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	
	
	
	

	1. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












LGS DENEME SINAVI TAKİP FORMU

ADI SOYADI:


	
	TÜRKÇE
	MATEMATİK
	FEN BİLİMLERİ
	İNKILAP TARİHİ
	İNGİLİZCE
	DİN KÜLT
	TOPLAM NET

	
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	
	
	
	

	1. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







LGS DENEME SINAVI TAKİP FORMU

ADI SOYADI:

	
	TÜRKÇE
	MATEMATİK
	FEN BİLİMLERİ
	İNKILAP TARİHİ
	İNGİLİZCE
	DİN KÜLT
	TOPLAM NET

	
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	
	
	
	

	1. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. DENEME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



